
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA SALİHLİ Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi BS TYT 0 45 212 779 48307

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,14 11,12 20,36 2,76 1,25 2,45 2,14 1,40 1,79 2,61 1,13 2,33 2,71 1,08 2,45 0,02 0,02 0,01 10,98 4,53 9,85 1,44 1,58 1,04 1,78 1,57 1,38 1,51 0,92 1,28 49,09 24,60 42,94 239,550

Okul Ortalaması 20,27 12,02 17,26 2,42 1,60 2,02 2,40 1,31 2,07 2,84 1,00 2,59 2,80 1,18 2,51 0,00 0,00 0,00 5,91 3,73 4,98 0,58 0,62 0,42 0,51 1,09 0,24 0,47 0,49 0,34 38,20 23,04 32,43 205,770

KATILIMLAR

1 0 FATIMA ZEHRA ULAŞ   25 6 23,50 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 26 0 26,00 2 0 2,00 63 8 61,00 308,635 8799

2 0 SULTAN   21 6 19,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 19 1 18,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 2 3,50 64 13 60,75 302,013 9753

3 149 MELİKE ERKAN 12B 27 9 24,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 4 16,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 61 18 56,50 288,598 12082

4 162 AYŞE NUR TÜRKYILMAZ 12B 30 8 28,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 10 4 9,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 56 18 51,50 268,815 16075

5 96 ŞÜKRAN NUR ŞAHİN 12B 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 10 2 9,50 0 2 -0,50 53 20 48,00 258,165 18523

6 168 REYYAN EROĞLU 12A 18 13 14,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 2 15,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 53 24 47,00 257,483 18693

7 32 İREM AKGÜL 12A 21 12 18,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 12 3 11,25 3 4 2,00 4 2 3,50 2 0 2,00 54 26 47,50 255,775 19097

8 91 BETÜL ÇELİKKAN 12A 20 10 17,50 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 13 8 11,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 53 23 47,25 255,768 19098

9 108 RABİA TARİ 12B 28 10 25,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 51 16 47,00 252,395 19872

10 0 ASUMAN SEMİZ   27 5 25,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 7 3 6,25 47 14 43,50 241,848 22589

11 150 NİLAY KAYA 12B 28 7 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 7 3 6,25 47 16 43,00 240,218 23053

12 30 BEYZA TARLACI 12B 25 9 22,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 8 2 7,50 1 1 0,75 46 16 42,00 237,673 23705

13 218 MER*  KORKMAZ 12A 22 9 19,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 9 2 8,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 46 24 40,00 231,893 25264

14 179 AYŞENUR DEMİRAY 12A 25 15 21,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 48 25 41,75 231,695 25324

15 67 ZEYNEP ECİRLİ 12B 23 12 20,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 7 3 6,25 1 0 1,00 45 19 40,25 231,423 25408

16 286 ŞURA GACAR 12A 22 7 20,25 1 3 0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 12 2 11,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 44 23 38,25 228,210 26191

17 57 ALANUR KAYA 12A 24 9 21,75 3 1 2,75 3 2 2,50 11 0 11,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 41 15 37,25 224,855 27085

18 39 MERVE KAR 12A 20 4 19,00 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 9 4 8,00 7 0 7,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 12 37,00 220,130 28333

19 255 BÜŞRA NUR 12B 21 9 18,75 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 0 3,00 5 3 4,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 41 17 36,75 218,990 28647

20 3 REYHAN ALTUNBAŞ 12B 23 17 18,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 43 25 36,75 218,500 28788

21 201 HATİCE ERDOĞAN 12B 23 11 20,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 8 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 41 26 34,50 210,503 30883

22 186 NİHAL KUL 12B 21 13 17,75 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 3 0 3,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 24 34,00 210,423 30898

23 0 MELİKE ARSLAN 12B 24 13 20,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 23 34,25 210,305 30921

24 173 ZEYNEP KÖSEM 12B 26 12 23,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 22 34,50 210,015 31005

25 263 ASİYE AKIN 12B 23 12 20,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 9 -0,25 40 26 33,50 206,395 31964

26 189 DİLEKNUR 12B 25 11 22,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 5 2,75 38 24 32,00 203,148 32734

27 176 FEHİME YILDIZ 12B 25 9 22,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 37 19 32,25 203,015 32760

28 341 GÜLSEN HAMİDOĞLU 12C 21 17 16,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 38 25 31,75 201,080 33258

29 329 HANİFE ERSOY 12A 21 7 19,25 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 37 22 31,50 200,993 33277
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA SALİHLİ Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi BS TYT 0 45 212 779 48307

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,14 11,12 20,36 2,76 1,25 2,45 2,14 1,40 1,79 2,61 1,13 2,33 2,71 1,08 2,45 0,02 0,02 0,01 10,98 4,53 9,85 1,44 1,58 1,04 1,78 1,57 1,38 1,51 0,92 1,28 49,09 24,60 42,94 239,550

Okul Ortalaması 20,27 12,02 17,26 2,42 1,60 2,02 2,40 1,31 2,07 2,84 1,00 2,59 2,80 1,18 2,51 0,00 0,00 0,00 5,91 3,73 4,98 0,58 0,62 0,42 0,51 1,09 0,24 0,47 0,49 0,34 38,20 23,04 32,43 205,770

KATILIMLAR

30 187 RUKİYE NUR KARACA 12B 21 9 18,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 4 2,00 35 17 30,75 198,890 33832

31 27 BİNGÜL UYAR 12B 24 9 21,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 3 3,25 35 18 30,50 198,638 33887

32 241 GÜLBEYAZ YILMAZ 12B 17 17 12,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 37 26 30,50 198,318 33975

33 401 EMİNE GÖKÇE 12C 21 13 17,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 3 2,25 36 22 30,50 198,278 33985

34 164 NUR VAROL 12B 22 12 19,00 1 4 0,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 3 2,25 33 21 27,75 189,388 36190

35 357 SÜMEYYE ÇELİK 12C 19 9 16,75 1 4 0,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 28 16 24,00 176,203 39090

36 269 FERİDE YILMAZ 12A 18 18 13,50 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 3 6 1,50 28 28 21,00 167,575 40795

37 215 ZAHİDE KARADENİZ 12A 15 18 10,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 4 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 23 34 14,50 146,580 43963

38 404 SEVGİ DÖNMEZ 12C 15 25 8,75 1 4 0,00 3 2 2,50 19 31 11,25 135,675 45121

39 362 ELAF ŞAM ELSALİH 12C 10 18 5,50 0 5 -1,25 3 0 3,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 18 -0,50 20 44 9,00 128,335 45742

40 288 MERVE AYDIN 12C 7 22 1,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 16 34 7,50 124,000 46076

41 334 HATİCE BAĞATUR 12C 9 21 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 16 0,00 19 49 6,75 121,480 46246

42 0 CEREN KARATEKİN   9 18 4,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 10 1,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 6 -1,50 20 59 5,25 117,748 46467

43 591 ÜMMÜYE DÖNMEZ 12A 3 9 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 7 11 4,25 113,605 46705

44 295 SUDE NUR ALP 12C 8 21 2,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 10 26 3,50 111,098 46863

45 592 ZEHRA KAPLAN 12A 5 10 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 6 18 1,50 104,970 47124
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA SALİHLİ Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi BS TYT 0 45 212 779 48307

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,14 11,12 20,36 2,76 1,25 2,45 2,14 1,40 1,79 2,61 1,13 2,33 2,71 1,08 2,45 0,02 0,02 0,01 10,98 4,53 9,85 1,44 1,58 1,04 1,78 1,57 1,38 1,51 0,92 1,28 49,09 24,60 42,94 239,550

Okul Ortalaması 20,27 12,02 17,26 2,42 1,60 2,02 2,40 1,31 2,07 2,84 1,00 2,59 2,80 1,18 2,51 0,00 0,00 0,00 5,91 3,73 4,98 0,58 0,62 0,42 0,51 1,09 0,24 0,47 0,49 0,34 38,20 23,04 32,43 205,770

KATILIMLAR
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA SALİHLİ Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi BS TYT 0 45 212 779 48307

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,14 11,12 20,36 2,76 1,25 2,45 2,14 1,40 1,79 2,61 1,13 2,33 2,71 1,08 2,45 0,02 0,02 0,01 10,98 4,53 9,85 1,44 1,58 1,04 1,78 1,57 1,38 1,51 0,92 1,28 49,09 24,60 42,94 239,550

Okul Ortalaması 20,27 12,02 17,26 2,42 1,60 2,02 2,40 1,31 2,07 2,84 1,00 2,59 2,80 1,18 2,51 0,00 0,00 0,00 5,91 3,73 4,98 0,58 0,62 0,42 0,51 1,09 0,24 0,47 0,49 0,34 38,20 23,04 32,43 205,770

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 FATIMA ZEHRA ULAŞ   25 6 23,50 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 26 0 26,00 2 0 2,00 63 8 61,00 308,635 8799

2 0 SULTAN   21 6 19,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 19 1 18,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 2 3,50 64 13 60,75 302,013 9753

3 0 ASUMAN SEMİZ   27 5 25,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 7 3 6,25 47 14 43,50 241,848 22589

4 0 CEREN KARATEKİN   9 18 4,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 10 1,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 6 -1,50 20 59 5,25 117,748 46467

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA SALİHLİ Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi BS TYT 0 45 212 779 48307

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,14 11,12 20,36 2,76 1,25 2,45 2,14 1,40 1,79 2,61 1,13 2,33 2,71 1,08 2,45 0,02 0,02 0,01 10,98 4,53 9,85 1,44 1,58 1,04 1,78 1,57 1,38 1,51 0,92 1,28 49,09 24,60 42,94 239,550

Okul Ortalaması 20,27 12,02 17,26 2,42 1,60 2,02 2,40 1,31 2,07 2,84 1,00 2,59 2,80 1,18 2,51 0,00 0,00 0,00 5,91 3,73 4,98 0,58 0,62 0,42 0,51 1,09 0,24 0,47 0,49 0,34 38,20 23,04 32,43 205,770

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 168 REYYAN EROĞLU 12A 18 13 14,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 2 15,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 53 24 47,00 257,483 18693

2 32 İREM AKGÜL 12A 21 12 18,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 12 3 11,25 3 4 2,00 4 2 3,50 2 0 2,00 54 26 47,50 255,775 19097

3 91 BETÜL ÇELİKKAN 12A 20 10 17,50 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 13 8 11,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 53 23 47,25 255,768 19098

4 218 MER*  KORKMAZ 12A 22 9 19,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 9 2 8,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 46 24 40,00 231,893 25264

5 179 AYŞENUR DEMİRAY 12A 25 15 21,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 48 25 41,75 231,695 25324

6 286 ŞURA GACAR 12A 22 7 20,25 1 3 0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 12 2 11,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 44 23 38,25 228,210 26191

7 57 ALANUR KAYA 12A 24 9 21,75 3 1 2,75 3 2 2,50 11 0 11,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 41 15 37,25 224,855 27085

8 39 MERVE KAR 12A 20 4 19,00 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 9 4 8,00 7 0 7,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 12 37,00 220,130 28333

9 329 HANİFE ERSOY 12A 21 7 19,25 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 37 22 31,50 200,993 33277

10 269 FERİDE YILMAZ 12A 18 18 13,50 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 3 6 1,50 28 28 21,00 167,575 40795

11 215 ZAHİDE KARADENİZ 12A 15 18 10,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 4 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 23 34 14,50 146,580 43963

12 591 ÜMMÜYE DÖNMEZ 12A 3 9 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 7 11 4,25 113,605 46705

13 592 ZEHRA KAPLAN 12A 5 10 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 6 18 1,50 104,970 47124

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA SALİHLİ Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi BS TYT 0 45 212 779 48307

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,14 11,12 20,36 2,76 1,25 2,45 2,14 1,40 1,79 2,61 1,13 2,33 2,71 1,08 2,45 0,02 0,02 0,01 10,98 4,53 9,85 1,44 1,58 1,04 1,78 1,57 1,38 1,51 0,92 1,28 49,09 24,60 42,94 239,550

Okul Ortalaması 20,27 12,02 17,26 2,42 1,60 2,02 2,40 1,31 2,07 2,84 1,00 2,59 2,80 1,18 2,51 0,00 0,00 0,00 5,91 3,73 4,98 0,58 0,62 0,42 0,51 1,09 0,24 0,47 0,49 0,34 38,20 23,04 32,43 205,770

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 149 MELİKE ERKAN 12B 27 9 24,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 4 16,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 61 18 56,50 288,598 12082

2 162 AYŞE NUR TÜRKYILMAZ 12B 30 8 28,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 10 4 9,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 56 18 51,50 268,815 16075

3 96 ŞÜKRAN NUR ŞAHİN 12B 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 10 2 9,50 0 2 -0,50 53 20 48,00 258,165 18523

4 108 RABİA TARİ 12B 28 10 25,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 51 16 47,00 252,395 19872

5 150 NİLAY KAYA 12B 28 7 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 7 3 6,25 47 16 43,00 240,218 23053

6 30 BEYZA TARLACI 12B 25 9 22,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 8 2 7,50 1 1 0,75 46 16 42,00 237,673 23705

7 67 ZEYNEP ECİRLİ 12B 23 12 20,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 7 3 6,25 1 0 1,00 45 19 40,25 231,423 25408

8 255 BÜŞRA NUR 12B 21 9 18,75 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 0 3,00 5 3 4,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 41 17 36,75 218,990 28647

9 3 REYHAN ALTUNBAŞ 12B 23 17 18,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 43 25 36,75 218,500 28788

10 201 HATİCE ERDOĞAN 12B 23 11 20,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 8 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 41 26 34,50 210,503 30883

11 186 NİHAL KUL 12B 21 13 17,75 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 3 0 3,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 24 34,00 210,423 30898

12 0 MELİKE ARSLAN 12B 24 13 20,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 23 34,25 210,305 30921

13 173 ZEYNEP KÖSEM 12B 26 12 23,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 22 34,50 210,015 31005

14 263 ASİYE AKIN 12B 23 12 20,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 9 -0,25 40 26 33,50 206,395 31964

15 189 DİLEKNUR 12B 25 11 22,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 5 2,75 38 24 32,00 203,148 32734

16 176 FEHİME YILDIZ 12B 25 9 22,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 37 19 32,25 203,015 32760

17 187 RUKİYE NUR KARACA 12B 21 9 18,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 4 2,00 35 17 30,75 198,890 33832

18 27 BİNGÜL UYAR 12B 24 9 21,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 3 3,25 35 18 30,50 198,638 33887

19 241 GÜLBEYAZ YILMAZ 12B 17 17 12,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 37 26 30,50 198,318 33975

20 164 NUR VAROL 12B 22 12 19,00 1 4 0,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 3 2,25 33 21 27,75 189,388 36190
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA SALİHLİ Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi BS TYT 0 45 212 779 48307

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,14 11,12 20,36 2,76 1,25 2,45 2,14 1,40 1,79 2,61 1,13 2,33 2,71 1,08 2,45 0,02 0,02 0,01 10,98 4,53 9,85 1,44 1,58 1,04 1,78 1,57 1,38 1,51 0,92 1,28 49,09 24,60 42,94 239,550

Okul Ortalaması 20,27 12,02 17,26 2,42 1,60 2,02 2,40 1,31 2,07 2,84 1,00 2,59 2,80 1,18 2,51 0,00 0,00 0,00 5,91 3,73 4,98 0,58 0,62 0,42 0,51 1,09 0,24 0,47 0,49 0,34 38,20 23,04 32,43 205,770

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 341 GÜLSEN HAMİDOĞLU 12C 21 17 16,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 38 25 31,75 201,080 33258

2 401 EMİNE GÖKÇE 12C 21 13 17,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 3 2,25 36 22 30,50 198,278 33985

3 357 SÜMEYYE ÇELİK 12C 19 9 16,75 1 4 0,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 28 16 24,00 176,203 39090

4 404 SEVGİ DÖNMEZ 12C 15 25 8,75 1 4 0,00 3 2 2,50 19 31 11,25 135,675 45121

5 362 ELAF ŞAM ELSALİH 12C 10 18 5,50 0 5 -1,25 3 0 3,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 18 -0,50 20 44 9,00 128,335 45742

6 288 MERVE AYDIN 12C 7 22 1,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 16 34 7,50 124,000 46076

7 334 HATİCE BAĞATUR 12C 9 21 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 16 0,00 19 49 6,75 121,480 46246

8 295 SUDE NUR ALP 12C 8 21 2,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 10 26 3,50 111,098 46863
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BS TYT 0

241,848 46,76
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

    -  0
ASUMAN SEMİZ 120 47 14 59 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 10 123 484 22589 % 46,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız  DABCE   C a EC  dACAECBcCDADCACDeBdCDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız EbBdCaBcEABAbCcDB BC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız CD  a   E  A d  Be       D      A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 10 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 1 23

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

117,748 96,19
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

    -  0
CEREN KARATEKİN 120 20 59 41 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 42 208 775 46467 % 96,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 18 13 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız ABaabBaEdadEabbdAb dCcbdbAcC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 15 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız dedcbedA eCedAdbeeBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 10 26 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız ecaeDc bCAa  d A a b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 3 16 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız eBBedabbcDade eaacda

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 1 1 10

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 2 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 3 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 2 15

Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BS TYT 0

308,635 18,21
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

    -  0
FATIMA ZEHRA ULAŞ 120 63 8 49 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8799.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 59 198 8799 % 18,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız eBCED ac E EC DBeCAECBcdDA CACD B CDED  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız       EA  CCccBDBCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 26 0 14 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız DA   DDC ADB EBA B DAECDCEA E AD B  C  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız DB                  

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 10 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 0 69

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 1 0 50

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

302,013 20,19
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

    -  0
SULTAN 120 64 13 43 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 64 233 9753 % 20,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız     CEa    E ECEDaACAECc  DADeACD  dCDaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız EeB CCB EABACCcDB  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 19 1 20 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız C D aC DE  ADB  B    DAE DC A E AD B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız E DB   eE EaC BaaDCA

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 0 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 8 1 80

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 0 46

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 1 0 50

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



BS TYT 0

224,855 56,07
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  57
ALANUR KAYA 120 41 15 64 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27085.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 17 142 569 27085 % 56,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız  D BCE    Ba ECbDdAbAECBcbDAaCACDeBAbDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız           BACa DBbeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 11 0 29 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız         E  AD   B E  DAE  C   E    B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız   a    e   c        

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 9 1 90

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 0 38

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 1 0 50

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

231,695 52,42
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  179
AYŞENUR DEMİRAY 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 14 131 530 25324 % 52,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız bDeBCEbddCdadECbDdACAECBEeDADCACaeccCDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız EC AaCaAEABACCEDBaBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız b Dec                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız E DB Dded  DC c     

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 3 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 8 2 80

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 3 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

255,768 39,53
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  91
BETÜL ÇELİKKAN 120 53 23 44 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 110 423 19098 % 39,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız  BC  d   a ECE BeCAECcEdDAabACDDBb  cDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız BACE AEAC C cABDeCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız DAcC Dcd b  AEB    DAE De A cB     e   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız ed D      e DE D   B

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 0 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Ses Olayları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 8 1 80

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 1 38

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 1 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

167,575 84,45
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  269
FERİDE YILMAZ 120 28 28 64 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40795.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 36 192 743 40795 % 84,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız aDeBbbDd bdb ECEadACbECdEdDAaacbD dAC ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız      C cdceA   DBDBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız  D  c    a A  b    B     c  b       b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 6 4 60

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 1 8

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

200,993 68,89
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  329
HANİFE ERSOY 120 37 22 61 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33277.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 29 170 658 33277 % 68,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız eBCE aabBEBEC adACAECcECDADCAC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız  A ECcEb  CCccBbeCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız   c D DC      e            d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız     d   EDaeeEe e   

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 5 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 1 0

Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

255,775 39,53
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  32
İREM AKGÜL 120 54 26 40 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 109 422 19097 % 39,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız dceBCEcBdCBEeECEbBACA CBbeeA  ACDaBd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız EeBACCdAEAec C DB eC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız d DAb  Dc    B EB    DA  DC A   A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız cCeBdDdDEAEee BE    

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 2 1 67

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 6 1 60

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 2 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 1 23

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

231,893 52,30
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  218
MER*  KORKMAZ 120 46 24 50 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 13 130 529 25264 % 52,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız ABCcbd   b E  DdACAECBEdDAaCA DeB CDEDd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız BACE cE C CeEABbeCeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız Dbc   DC A   EBA       D    E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız e   d  c De eceD c B

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 0 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 9 0 90

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 4 0 31

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BS TYT 0

220,130 58,65
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  39
MERVE KAR 120 40 12 68 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 18 146 586 28333 % 58,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız dDABCEDBAdBE E   d CA C    ADbA  DBA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız    ACC e         b a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız CDD ECDaEB A d                b        e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız ECDBBDA     a      A

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 4 0 40

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 0 15

Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 1 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



BS TYT 0

257,483 38,70
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  168
REYYAN EROĞLU 120 53 24 43 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 107 413 18693 % 38,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız eBCE  aE b dCEDBebAECcceDAa   DbBcCDEc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız Be ECd AC CCbABeBCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız D cC  DC   BAEBA   D E DC A   A   d    E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız ee D      CeeEeD A B

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 7 1 70

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 0 38

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 1 0 50

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



BS TYT 0

228,210 54,22
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  286
ŞURA GACAR 120 44 23 53 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26191.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 16 137 551 26191 % 54,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız bDABCbDa C a  C DBACAECccCDAaCA D BA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız E deaC d eB CC DB eC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız CDD cC DE    B EaA   D   D  A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız   e  c ecb  b B a dA

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 6 0 60

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 4 1 31

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



BS TYT 0

113,605 96,68
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  591
ÜMMÜYE DÖNMEZ 120 7 11 102 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 43 209 776 46705 % 96,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız ccAc E     bd b  d bbE                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız  C    dAE         Ba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 0 0

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 0 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

146,580 91,01
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  215
ZAHİDE KARADENİZ 120 23 34 63 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 37 199 763 43963 % 91,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 18 7 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız  DABbba cd E c  bdAbAE cbbDAcbACDbBAaeEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız EedA   dd aAb  cB aC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız C   c   Ea   cd                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız   D   de      c e   

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 8 2 80

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 0 8

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

104,970 97,55
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  592
ZEHRA KAPLAN 120 6 18 96 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 45 211 778 47124 % 97,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız  ea   a  E deaadb cEC           B      C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız  bb  e e         e a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız c c    C                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Ses Olayları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 0 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 1 1 10

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 0 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

206,395 66,17
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  263
ASİYE AKIN 120 40 26 54 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 25 163 640 31964 % 66,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız eBCED ac b ECbDdAbA CBEaDAbeACDDBdCDEe C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız BAdECAEACaCCEAebeCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız   a c    A cb a    b   D  b cc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 1 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 9 1 90

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 2 8

Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

268,815 33,28
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  162
AYŞE NUR TÜRKYILMAZ 120 56 18 46 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16075.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 97 373 16075 % 33,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız  BCED DcBEBECaDBACbbCBcCDADCACDDBdbDEDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız BdCE eEACaCCEABbBCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız cAc   DC     aBA   DA  DCE a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız           b D b     

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 2 0 67

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 8 2 80

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 0 38

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

237,673 49,07
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  30
BEYZA TARLACI 120 46 16 58 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 12 128 506 23705 % 49,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız ABCEaaaE EBda  dAbAECBECDADaACDaBA DED  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız BACEb EAC ba AB eCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız   E    C   c EB    D   DCE  c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız           C e       

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 9 0 90

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 0 67

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 1 23

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

198,638 70,15
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  27
BİNGÜL UYAR 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33887.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 31 174 668 33887 % 70,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız  aABCcD de E E aDdACAECBECDAbCACDaBdCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız E abd   aA AC EcB eC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız  D  E   dB A c  a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 8 0 80

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 2 0

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

218,990 59,30
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  255
BÜŞRA NUR 120 41 17 62 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 19 148 588 28647 % 59,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız bBCE  Dc bBE d  ACAECcbbDA bACD B CDEDd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız  ACE cbACaCCEAB  CBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız  bc   DC   d E         D     B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız  B        a e  D    

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 10 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 0 8

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

203,148 67,76
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  189
DİLEKNUR 120 38 24 58 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 26 165 651 32734 % 67,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız eBCEDB cBbBEC a eCbdCBcaDADCACbDBdCDED C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız  eCEbAEca aCc BbeCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız  bc   DC   dbcB           A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 3 0 100

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 8 2 80

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 0 8

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

203,015 67,82
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  176
FEHİME YILDIZ 120 37 19 64 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32760.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 27 166 652 32760 % 67,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız ABCED DEBE ECbDdAbAECcE DAbeACDc eCDEe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız Bb Ebc AC e EAe BCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız       DC   d  e    b        c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız             e       

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 8 1 80

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 2 0

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

198,318 70,33
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  241
GÜLBEYAZ YILMAZ 120 37 26 57 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 32 175 671 33975 % 70,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız eBCd  bE   cCaDeACAECBEacAeeebDeBdaDaD b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız BACECAEACaCCEABbeCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız   a      Acc  a   d    D    E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız  a                  

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 5 5 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 2 15

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

210,503 63,93
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  201
HATİCE ERDOĞAN 120 41 26 53 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30883.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 21 157 628 30883 % 63,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız eBCED Dc a Ed cdACAECBceDAaCAdDDBAbDED  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız BeCECeEACeCCEAB eCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız cb     C  cd   A e   d D a  c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız           b e a     

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 8 2 80

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 4 15

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

210,305 64,01
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  0
MELİKE ARSLAN 120 40 23 57 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 23 159 631 30921 % 64,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız ABCEa adda dCED ACAdCBEeDAabAbDeBACDEDbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız BACECcaAC Cec BbBCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız   a b D    dA          D                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız b         a         

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 9 1 90

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 1 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 0 8

Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

288,598 25,01
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  149
MELİKE ERKAN 120 61 18 41 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12082.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 78 285 12082 % 25,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız EDABCEDabCBE d  DdcCAECBceDAaCACDDB bDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız EeBACC dEABACCcDBDeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız C DAc DDEBC DB E A c D E DCa a  A       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız   D    e         D  

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 9 1 90

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 2 1 67

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 2 38

Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

210,423 63,96
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  186
NİHAL KUL 120 40 24 56 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 22 158 629 30898 % 63,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız cbbBCE  d  bBEddaaACAECBEbDA bACD BACccD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız EbBACCacb BACCEDB  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız CD bc    B   d E         D         a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız   b    e    a    D  

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 9 1 90

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 0 8

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

240,218 47,72
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  150
NİLAY KAYA 120 47 16 57 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23053.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 11 125 493 23053 % 47,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız ABbEa DcBE ECEDBACAECB dDAaeACbDBACDED  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız BACEaAEACdCacdB  CdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız  Ac       D  E    AD   D c  E          c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 9 1 90

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 1 23

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 1 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

189,388 74,92
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  164
NUR VAROL 120 33 21 66 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36190.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 34 182 704 36190 % 74,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız AdCED ac E ECaDdACAECcEeDAaeACDaBdCD  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız abdEa aA  C EA b CBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız   E   D  A c  a             d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 8 0 80

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 2 0

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

252,395 41,14
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  108
RABİA TARİ 120 51 16 53 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19872.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 113 433 19872 % 41,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız cDABCEDcc BE ECEDBACbECBceDADbAbDeBdCDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız ECBACC dEAB CCEDB BC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız C D c D E    dc      D   D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız   e    Da           

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 1 33

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 8 2 80

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 0 15

Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

218,500 59,59
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  3
REYHAN ALTUNBAŞ 120 43 25 52 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 20 149 590 28788 % 59,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız bbABCEaadddbaECdadAbeECBEaDADCAbDDBAaDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız EbBACCdAEABACCaDBbBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız               d      D    CE            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız   e    e    C   b   

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 3 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 7 3 70

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 0 8

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

198,890 70,04
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  187
RUKİYE NUR KARACA 120 35 17 68 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 30 173 665 33832 % 70,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız dD BCED   BE E   dAbAECBE DAbeACDc eaDEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız EbBd CacEA  CC DB BC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız CD      c    d  e        De             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 7 2 70

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 2 8

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

258,165 38,34
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  96
ŞÜKRAN NUR ŞAHİN 120 53 20 47 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 106 411 18523 % 38,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız EaeBCEDadCdEBdCEDBACAECBcaDADCACDDBdaDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız ECeACaacEABACCcDBa C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız CD  a D E    a EBA   DA   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız        e    a       

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 9 1 90

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 4 0 31

Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

231,423 52,60
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  67
ZEYNEP ECİRLİ 120 45 19 56 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25408.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 15 132 531 25408 % 52,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız bD BCEb c db EbabBbCAECBEeDA CACDbBAaDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız EaBdCa eEABACC DBDBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız CD  c DDEBC  dc                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız        D            

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 9 1 90

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 1 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 0 15

Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

210,015 64,18
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  173
ZEYNEP KÖSEM 120 40 22 58 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31005.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 24 160 633 31005 % 64,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız cDeBCEDBdC E ECaaBbCAECBcaDAaCAdDaBcCDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız EeBe a eEAB CCEcBDBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız                 B                  a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız   ba   c    e      A

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 0 33

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 9 1 90

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 0 8

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



BS TYT 0

128,335 94,69
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12C  -  362
ELAF ŞAM ELSALİH 120 20 44 56 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45742.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 39 204 771 45742 % 94,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 18 12 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız ABC Deea bdEdEadA**EaBaCb e    e     cdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız ecdcaAEA  d EABe d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 18 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız adaecbeaCbccAcBAcedabc                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 0 0

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 0 3 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 3 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 6 23

Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

198,278 70,35
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12C  -  401
EMİNE GÖKÇE 120 36 22 62 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 33 176 672 33985 % 70,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız caABCE   C E ECabdeCcaCBaaeADCACDaa CDED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız ECaAdC AEABACadDd eC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız d  b  De       E         D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 7 3 70

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 2 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 0 8

Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

201,080 68,85
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12C  -  341
GÜLSEN HAMİDOĞLU 120 38 25 57 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 28 169 657 33258 % 68,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız ABCEDda dE EdaadbCcECcECbADCACDeacCDaDdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız BbCECAEACBCCdABaBCBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız           e ebD  b  

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 6 4 60

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BS TYT 0

121,480 95,73
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12C  -  334
HATİCE BAĞATUR 120 19 49 52 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 41 207 774 46246 % 95,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 21 10 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız aDABabDBdCebd d adAdAbbdaaeAbd   e     c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız abecdbBAaABAbdEee  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 16 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız acDdEabcdaabDacaBcba                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 1 2 33

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 2 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 2 2 20

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 2 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 2 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 6 8

Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

124,000 95,38
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12C  -  288
MERVE AYDIN 120 16 34 70 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46076.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 40 206 773 46076 % 95,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 22 11 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız  bAadca  d a baaad bbECdECaA  cb cdeCc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız Ebdb C A AeAd aaBbBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız Cc      ba       b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0

Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 2 5 20

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 1 0 33

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 2 0

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

135,675 93,40
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12C  -  404
SEVGİ DÖNMEZ 120 19 31 70 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45121.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 38 203 769 45121 % 93,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 25 0 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A EDABCEDBACBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDED

Cevaplarınız caAcCEDedCdEdECabdcCdECBaaeAbaAbaadeaDcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A ECBACCBAEABACCEDBDBCABBCD

Cevaplarınız abdAeaBAEd               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDDAECDDEBCADBAEBAEBADAECDCEACEDADABCCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECDBBDADEAEDCBBEDDCA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 3 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 2 8 20

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

111,098 97,01
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12C  -  295
SUDE NUR ALP 120 10 26 84 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46863.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 44 210 777 46863 % 97,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 21 11 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız Aebbeecbdad dEadACAEaBaCb e    e     cdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız ecdc AEb                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 0 1 0

Ses Olayları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 3 0 3 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 1 2 10

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BS TYT 0

176,203 80,92
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12C  -  357
SÜMEYYE ÇELİK 120 28 16 76 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 35 190 730 39090 % 80,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 45 212 779 48307

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ABCEDBDEBEBECEDBACAECBECDADCACDDBACDEDAC

Cevaplarınız cBCED b    E    ACAECBEdDAabceDDBbCDd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BACECAEACBCCEABDBCBDBCDBA

Cevaplarınız addEa  AC bbEAB eCBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAECDDDCCADBAEBAEBADAECDCEACEBADABCCCADE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBBDACEAEDCBDEDDCAEB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 1 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100

Cümlelerin Birleştirilmesi 1 1 0 100

Ses Olayları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 3 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 10 6 3 60

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Topkapı Sarayı   nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Türkiye   deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İslam   da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 3 0 0 0

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0

Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 2 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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