
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA SALİHLİ Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1 46 116 1141 14940

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,39 8,41 25,29 2,69 1,13 2,41 2,15 1,45 1,79 2,93 0,95 2,69 3,27 0,99 3,03 0,02 0,01 0,02 15,57 4,15 14,53 1,71 1,88 1,23 2,17 1,12 1,89 1,21 0,97 0,97 59,11 21,06 53,85 276,390

Okul Ortalaması 22,09 11,35 19,25 2,33 1,54 1,94 1,83 1,87 1,36 2,80 1,04 2,54 3,11 0,78 2,91 0,02 0,04 0,01 6,52 4,78 5,33 0,50 1,00 0,25 0,54 0,46 0,43 0,26 0,39 0,16 40,00 23,25 34,18 211,520

KATILIMLAR

1 0 SULTAN YILDIZ 12 29 5 27,75 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 27 2 26,50 4 3 3,25 4 1 3,75 5 0 5,00 85 12 82,00 373,313 2271

2 0 FATIMA ZEHRA ULAŞ 12A 28 3 27,25 4 0 4,00 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 30 5 28,75 4 1 3,75 1 1 0,75 75 10 72,50 346,203 3477

3 168 REYYAN EROĞLU 12A 28 7 26,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 17 7 15,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 69 20 64,00 310,148 5278

4 96 ŞÜKRAN NUR ŞAHİN 12B 32 7 30,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 12 4 11,00 59 13 55,75 283,605 6877

5 149 MELİKE ERKAN 12B 27 10 24,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 18 7 16,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 61 25 54,75 283,553 6881

6 108 RABİA TARİ 12B 31 5 29,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 9 3 8,25 1 0 1,00 57 9 54,75 278,600 7212

7 286 ŞURA GACAR 12A 29 6 27,50 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 10 8 8,00 2 2 1,50 2 0 2,00 56 18 51,50 267,440 7994

8 91 BETÜL ÇELİKKAN 12A 29 9 26,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 14 8 12,00 2 2 1,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 57 29 49,75 264,240 8190

9 162 AYŞE NUR TÜRKYILMAZ 12B 33 5 31,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 6 4,50 54 14 50,50 263,038 8269

10 150 NİLAY KAYA 12B 27 10 24,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 4 11,00 51 19 46,25 253,398 8909

11 57 ALANUR KAYA 12A 21 11 18,25 4 0 4,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 14 3 13,25 1 1 0,75 50 17 45,75 253,155 8925

12 173 ZEYNEP KÖSEM 12B 32 8 30,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 49 13 45,75 246,198 9406

13 32 İREM AKGÜL 12A 24 8 22,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 13 7 11,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 51 28 44,00 245,740 9439

14 203 HMELİKE ARSLAN 12B 30 6 28,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 47 10 44,50 242,820 9640

15 30 BEYZA TARLACI 12B 25 12 22,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 4 7,00 1 0 1,00 48 21 42,75 239,768 9840

16 255 BÜŞRA NUR 12B 29 7 27,25 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 7 5,25 47 20 42,00 236,398 10072

17 67 ZEYNEP ECİRLİ 12B 31 8 29,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 9 1,75 48 22 42,50 235,955 10096

18 0 ASUMAN SEMİZ   23 10 20,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 2 4,50 45 15 41,25 233,908 10225

19 180 NİHAL KUL 12B 26 12 23,00 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 9 8 7,00 47 26 40,50 232,775 10312

20 3 REYHAN NUR ALTUNBAŞ 12B 30 9 27,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 45 21 39,75 226,560 10720

21 187 RUKİYE NUR KARACA 12B 24 9 21,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 3 3,25 40 17 35,75 215,490 11422

22 201 HATİCE ERDOĞAN 12B 25 11 22,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 6 4,50 42 26 35,50 215,363 11430

23 176 FEHİME YILDIZ 12B 25 8 23,00 4 0 4,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 5 4 4,00 40 18 35,50 215,045 11442

24 329 HANİFE ERSOY 12A 16 8 14,00 2 1 1,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 9 5 7,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 39 22 33,50 211,035 11675

25 179 AYŞENUR DEMİRAY 12A 25 12 22,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 42 29 34,75 210,658 11701

26 164 HATİCE NUR VAROL 12B 27 10 24,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 39 17 34,75 210,603 11709

27 27 BİNGÜL UYAR 12B 24 11 21,25 4 1 3,75 1 0 1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 5 3 4,25 38 16 34,00 210,458 11715

28 189 DİLEKNUR V 12B 24 14 20,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 8 8 6,00 40 32 32,00 205,055 12035

29 341 GÜLSEN HAMİDOĞLU 12C 25 15 21,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 37 25 30,75 198,065 12385
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA SALİHLİ Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1 46 116 1141 14940

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,39 8,41 25,29 2,69 1,13 2,41 2,15 1,45 1,79 2,93 0,95 2,69 3,27 0,99 3,03 0,02 0,01 0,02 15,57 4,15 14,53 1,71 1,88 1,23 2,17 1,12 1,89 1,21 0,97 0,97 59,11 21,06 53,85 276,390

Okul Ortalaması 22,09 11,35 19,25 2,33 1,54 1,94 1,83 1,87 1,36 2,80 1,04 2,54 3,11 0,78 2,91 0,02 0,04 0,01 6,52 4,78 5,33 0,50 1,00 0,25 0,54 0,46 0,43 0,26 0,39 0,16 40,00 23,25 34,18 211,520

KATILIMLAR

30 357 SÜMEYYE ÇELİK 12C 22 11 19,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 34 18 29,50 193,733 12599

31 254 NAİME KESİ 12C 23 17 18,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 34 26 27,50 187,338 12928

32 263 ASİYENUR AKIN 12B 22 17 17,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 5 5 3,75 35 33 26,75 187,080 12948

33 218 MERVE KORKMAZ 12A 14 8 12,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 6 1 5,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 31 22 25,50 184,405 13059

34 0 MERVE KAR 12A 23 15 19,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 35 36 26,00 182,708 13140

35 401 EMİNE GÖKCE 12C 21 14 17,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 8 -1,00 33 29 25,75 181,223 13194

36 241 GÜLBEYAZ YILMAZ 12B 22 15 18,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 7 -0,75 31 33 22,75 171,695 13551

37 0 CEREN K* ATEKİN 12A 8 20 3,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 12 2,00 2 5 0,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 28 56 14,00 145,560 14169

38 269 FERİDE YILMAZ 12A 15 14 11,50 15 14 11,50 136,340 14329

39 362 ELAF ŞAM ELSALLH 12C 13 26 6,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 6 7 4,25 20 43 9,25 131,748 14380

40 404 SEVGİ DÖNMEZ 12C 13 23 7,25 4 1 3,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 18 32 10,00 131,178 14385

41 334 HATİCE BAĞATUR 12A 9 21 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 6 2,50 19 41 8,75 129,300 14412

42 288 MERVE AYDIN 12A 10 22 4,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 15 32 7,00 122,105 14463

43 591 ÜMMÜYE DÖNMEZ 12C 5 12 2,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 8 14 4,50 114,905 14523

44 592 ZEHRA KAPLAN 12A 5 12 2,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 10 24 4,00 113,300 14532

45 215 ZAHİDE KARADE * Z 12A 9 11 6,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 4 19 -0,75 0 6 -1,50 0 2 -0,50 13 45 1,75 105,445 14565

46 306 CENNET DEMİR 12A 3 8 1,00 3 8 1,00 103,160 14578
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA SALİHLİ Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1 46 116 1141 14940

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,39 8,41 25,29 2,69 1,13 2,41 2,15 1,45 1,79 2,93 0,95 2,69 3,27 0,99 3,03 0,02 0,01 0,02 15,57 4,15 14,53 1,71 1,88 1,23 2,17 1,12 1,89 1,21 0,97 0,97 59,11 21,06 53,85 276,390

Okul Ortalaması 22,09 11,35 19,25 2,33 1,54 1,94 1,83 1,87 1,36 2,80 1,04 2,54 3,11 0,78 2,91 0,02 0,04 0,01 6,52 4,78 5,33 0,50 1,00 0,25 0,54 0,46 0,43 0,26 0,39 0,16 40,00 23,25 34,18 211,520

KATILIMLAR
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TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

233,908 68,44
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

    -  0
ASUMAN SEMİZ 120 45 15 60 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10225.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 65 737 10225 % 68,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız cDCBAEb       bDBeacAcEBECdDACCAdAEBDAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız BCaEBBcEaEDACBBCBCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız B   dCD dE                      D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 1 29

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

373,313 15,20
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12  -  0
SULTAN YILDIZ 120 85 12 23 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 2 174 2271 % 15,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız ADCBAEED C E aCbBDCA EEB CEe CCACcEBeAEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız BC EBBEE  DACBBCBCdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 27 2 11 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız BCB  CaA EBB D D  EABBBB CE BBD DCDCAC d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız EBdcEDcDAC Be BE DDE

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 1 0 100

Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 6 1 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 1 43

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 4 0 57

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 2 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

253,155 59,74
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  57
ALANUR KAYA 120 50 17 53 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8925.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 11 52 638 8925 % 59,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız a ACaAE EaBbe  CAbEE ECd  CCAbAD bBEADec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız  BBCD ad EBB ACAACBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız      BbB    D Dc B BB  E   Bb  DC   CDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız  bD                 

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 5 1 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 1 14

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 1 29

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 1 0 50

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

210,658 78,32
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  179
AYŞENUR DEMİRAY 120 42 29 49 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 25 85 873 11701 % 78,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız adAebAEbECBb   CAcccBECEDACCACADaDBEdDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız  eBCe aB EBBDcC AbBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız    b BeB e                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız bcDcaa   e DAd ebB  

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 3 14

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

264,240 54,82
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  91
BETÜL ÇELİKKAN 120 57 29 34 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8190.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 43 584 8190 % 54,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız a ACdAEbECB aECeAAEcBECEDACCAdcDBbBEADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız  e acddBbEBdaACAACBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız  ECDdBbaB a c   ABBB   EaB eb C CA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız  ED ca     DA  bb   

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 8 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 2 43

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 1 29

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 1 0 50

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

103,160 97,58
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  306
CENNET DEMİR 120 3 8 109 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14578.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 46 116 1129 14578 % 97,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız AeCdbadbcaE                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

145,560 94,84
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  0
CEREN K* ATEKİN 120 28 56 36 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 37 107 1087 14169 % 94,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 20 12 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız AaeebdEDdabcCebceD  Ab BbbdeA b  b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız BCDdee EdccbCBdCBCeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 12 23 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız c c E D Bbdd Dd C cd eada               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız cBdcdDeDACeeebcdeecc

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 1 0 100

Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 2 2 25

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 1 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 2 29

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 4 14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 2 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

346,203 23,27
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  0
FATIMA ZEHRA ULAŞ 120 75 10 35 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3477.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 8 246 3477 % 23,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız A C AEEDcC ECB D c AcEE ECE ACCACAEB AEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 0 8 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız BC EBB E  DA   CBC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız BbB ECbABbBBaD DCDEABaBBCCED  DCDCDCAC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız EBE  Da Ae          

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 1 0 100

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 6 0 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 3 43

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 6 1 86

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 2 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

136,340 95,91
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  269
FERİDE YILMAZ 120 15 14 91 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 38 108 1106 14329 % 95,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız ADCcAbd  abECBbe cCAda  E  D  C bA* eAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 1 2 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 2 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

211,035 78,15
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  329
HANİFE ERSOY 120 39 22 59 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 24 84 868 11675 % 78,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız a AbEAE c BeabCCAeEcBECED      DB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız cB C  a  EBBDACAAbBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız   bedBC B D c  E   B        b C C   C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız   e  cc   aaAe   B  

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 1 0 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 3 0 38

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 1 20

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 2 29

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

129,300 96,47
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  334
HATİCE BAĞATUR 120 19 41 60 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 41 111 1115 14412 % 96,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 21 10 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız cDCBAabcbacabaCcBabAcdaBcacbAb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız BdaccebEaabAbaBCebbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız aCBaEbDbab                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 2 3 25

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 2 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 2 43

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

245,740 63,18
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  32
İREM AKGÜL 120 51 28 41 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 13 57 673 9439 % 63,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız ADC AEEe C Ea eD cCAdEcB CEDACCAC EeDAa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız BCDcBe   aacaBBeBCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız BC  cbb BEeB a D aEAB B  CEaB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız caE  a DAbe e B     

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 8 0 100

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 2 29

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 2 29

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

122,105 96,81
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  288
MERVE AYDIN 120 15 32 73 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 42 112 1119 14463 % 96,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 22 8 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız   dCEecbcec  Ebeed  BbaEDde  bAbccBEAbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız cdB  aaB   B b  A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız b   d d  b           b E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 0 3 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 3 3 38

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 2 40

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 3 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

182,708 87,95
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  0
MERVE KAR 120 35 36 49 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 34 102 1004 13140 % 87,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız AaecAEEe  dEaBbDecCAAEcBECEDAeCAbAEBDcae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız BCa e  EaaDAaBabBCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız cC e   d d   a                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız baa   aDc     cc cc 

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 2 14

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

184,405 87,41
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  218
MERVE KORKMAZ 120 31 22 67 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13059.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 33 100 996 13059 % 87,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız AcC e E    E Bbb b   c B CEDACC b Ee A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız B  c BaE EDcaBBbcC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız B       Bd          BBB C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız ca  cc  A   d Bb  c 

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 1 1 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 5 1 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 1 40

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 0 14

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

310,148 35,33
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  168
REYYAN EROĞLU 120 69 20 31 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 16 355 5278 % 35,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız DcACEAEdcCa D aCAAEEBECaDACC CADBDBEA  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız  BBCcBE EE BaA AACBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız   dDABCBBaa D DEeaBB edE   BEBC   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız   DDcBE  ecDACDDEa  

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 1 0 100

Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 5 1 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 1 57

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 3 1 43

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 1 0 100



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

267,440 53,51
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  286
ŞURA GACAR 120 56 18 46 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7994.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 42 569 7994 % 53,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız ADCBe Ee C ECB DBcCAAEcBECEDACCAbAEBD Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız  CD BBEE  eACBBCdC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız BCBC Cb dcBebDb e  cBB B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız Eaa  D  AC          

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 7 0 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 3 29

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 2 29

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

105,445 97,49
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  215
ZAHİDE KARADE * Z 120 13 45 62 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14565.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 45 115 1127 14565 % 97,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız a Ae b  cCBba  dAcEE  b D CeAe          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız   caaddc c               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 19 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız CabcdaeeBacaeC  eed   a bd  daC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 8 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız aabbac   ed         

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 0 3 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 3 0 38

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 1 20

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 7 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 3 14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

113,300 97,27
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12A  -  592
ZEHRA KAPLAN 120 10 24 86 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 44 114 1125 14532 % 97,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 12 23 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız c AC c bcaa     e     a aAe  C    ab  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız Ea    aeb       AC b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız    a   B b aDea                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız     cd              

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 2 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 1 1 13

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 3 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 3 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 2 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

187,080 86,67
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  263
ASİYENUR AKIN 120 35 33 52 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12948.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 32 99 986 12948 % 86,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız c ACEbEccCBbDEabAcEdBbCEDdCdACADccaEADac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız cBaCDdaccEBBcc dAedC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız  E D               a  aEDee dB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 1 0 100

Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 7 1 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 0 29

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

263,038 55,35
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  162
AYŞE NUR TÜRKYILMAZ 120 54 14 52 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 45 593 8269 % 55,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız DcACEAEdECB a CCAAEEBECEDACCACADBcBEcDCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız EBBC a BcEBBcACAACBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız   C  B c    ce EcBBB dd                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 7 1 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 0 14

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 2 29

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

239,768 65,86
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  30
BEYZA TARLACI 120 48 21 51 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 15 61 699 9840 % 65,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız aa*CEA**EdBbDECCccEEBECEDACCcCADe eEAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız ceBCeBEcEEBBcA AACBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız  E   BC  a        B      deBEBC a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız            D        

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 1 0 100

Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 7 1 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 1 60

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 1 43

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

210,458 78,41
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  27
BİNGÜL UYAR 120 38 16 66 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 27 87 877 11715 % 78,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız ADC AaEDE bEaBbDBcCA c BaCEDAdC bAEaDAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız BCDcB  E   A BB c  A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız  C  a    EB   d           ED       a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 1 0 100

Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 5 2 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 2 40

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 2 14

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

236,398 67,42
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  255
BÜŞRA NUR 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10072.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 16 63 723 10072 % 67,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız AaCBAEEa CdE BbDBbCAA EBECEDACC CAEBDAae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız aC c B EadaACBBCBCdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız  C  db   Ec bbd     B B  CEc    D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 6 0 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 3 14

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

205,055 80,56
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  189
DİLEKNUR V 120 40 32 48 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12035.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 28 93 912 12035 % 80,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız daCaAab EC EbabDdDCAeEEBECEeACCAeAaBeAEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız a cceBcEBdDcCed BCcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız  C   b   Ec b da e  B B  CE ae  D  C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 7 1 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 2 14

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

215,045 76,59
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  176
FEHİME YILDIZ 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 23 81 851 11442 % 76,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız D ACEAEcaCB  EaCAd EBECEDACddCADB B A ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız  BBCDeaBbEB ab  AaBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız  d D         a   e B    DB  dB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 5 1 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 1 60

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 1 14

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

171,695 90,70
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  241
GÜLBEYAZ YILMAZ 120 31 33 56 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 36 106 1039 13551 % 90,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız D AeEbEcEaBb E CAdEdBbCEDdCdACADccaEADea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız cBaCDdaccEBBcc dAedC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız  dd    a d        d         dBd         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 7 1 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 2 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

215,363 76,51
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  201
HATİCE ERDOĞAN 120 42 26 52 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11430.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 22 80 850 11430 % 76,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız acAC AEbcbBba aCAea BEbEDACCACADB BEADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız ceaCDacBEEeaDACdAbBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız   Cc BC     b   ce     E  eBd C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 7 1 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 1 60

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 1 29

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 1 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

210,603 78,37
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  164
HATİCE NUR VAROL 120 39 17 64 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 26 86 875 11709 % 78,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız b ACEAE EaBbDECCAAEEBaCEedCC bADBcaEADCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız cBBCD ac EBBDc  AeBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız                        E   db           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 1 0 100

Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 6 1 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

242,820 64,52
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  203
HMELİKE ARSLAN 120 47 10 63 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9640.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 14 58 682 9640 % 64,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız aBACaAEdECB Da CAAEEBECEDACC CADBeBEAD a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız  BBaD dB EBBDACAA BC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız          b        B    E a   B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 1 0 100

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 7 0 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

283,553 46,06
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  149
MELİKE ERKAN 120 61 25 34 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6881.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 32 477 6881 % 46,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız ADCBeEE  CdEaB DccCAAEEBbCceACCcbAEBDAEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız aCDEBBEEaaaACBBCBCcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız BCB ECbABdBB D D  EAeBB  bEade  DC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız ca   D          c   

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 4 1 57

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 3 1 43

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

232,775 69,02
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  180
NİHAL KUL 120 47 26 47 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10312.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 19 67 750 10312 % 69,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız DBACEeadEacbe CCAAEEBECEDACC dADBcaEADec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız  B bDadBcEBBDACdAbBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız  db   C  b da    BBB  CEc eBEc         D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 7 0 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 3 14

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 2 0 100

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

253,398 59,63
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  150
NİLAY KAYA 120 51 19 50 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8909.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 10 51 636 8909 % 59,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız D bCEAEdECBb  CeAAcEBECEDAaCACcDcccEADCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız  eBCeaa  EBdDACAACBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız  ECD   B          BB  eEad BEe  C C    D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 2 0 29

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

278,600 48,27
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  108
RABİA TARİ 120 57 9 54 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7212.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 36 500 7212 % 48,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız ADCBAE e ddECB bBbCAAEEBECEDACC CAEBDAEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız BCD BBEE dDACBB BCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız BCB E b  dB           B    Da   DC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız        D            

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 7 0 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 1 43

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

226,560 71,75
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  3
REYHAN NUR ALTUNBAŞ 120 45 21 54 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10720.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 20 73 784 10720 % 71,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız ADeBAEEaECEECc eebCAAaEBECEDACCACAEeDdEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız Ba  ecEEBccACBBCdC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız         Bb   b c     B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız   a cD D  c         

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 0 14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

215,490 76,45
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  187
RUKİYE NUR KARACA 120 40 17 63 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 21 79 849 11422 % 76,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız  DC AEc  CcaCB bBaCAecEBECEDACCdC EBDAd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız BCD BBbE aadCBBaBC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız          dB     a   e B    DB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 0 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 3 0 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 1 14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

283,605 46,03
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  96
ŞÜKRAN NUR ŞAHİN 120 59 13 48 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6877.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 31 476 6877 % 46,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız ADe AEaDECbECBCDBcCAAaEBECEDACCACAEeDAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız BCD eBEE dDACBBCBC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız BC   C A  Bcd   C  Ad B  CE  e   C   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 1 0 100

Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 7 1 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 3 1 43

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 2 0 29

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 1 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

235,955 67,58
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  67
ZEYNEP ECİRLİ 120 48 22 50 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10096.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 17 64 725 10096 % 67,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız ADCcAEEa CbEaBbDBcCAAEEBECEDACCcCcEBDAEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız BCeaB cEaaDACB CBCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız BeB dde BbB aca                    b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 7 1 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 5 14

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

246,198 62,96
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12B  -  173
ZEYNEP KÖSEM 120 49 13 58 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 12 56 671 9406 % 62,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız DBACEAEcECBCDcCCAdEEBECEeACCAdADBcBEdeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız aBBCDaE  EBBeACAACBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız                       bE    dB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 1 0 100

Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 1 0 50

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

131,748 96,25
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12C  -  362
ELAF ŞAM ELSALLH 120 20 43 57 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 39 109 1112 14380 % 96,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 26 1 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız cBcC bbdEaadeaeCeAEadEaE*ede*aADccacADeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 10 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız Eecbcaaec*d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız      B BBb aDec beBe     B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 4 4 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 2 14

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 1 3 14

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

181,223 88,31
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12C  -  401
EMİNE GÖKCE 120 33 29 58 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 35 103 1009 13194 % 88,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız ADCababa  ccdBbDBcCedEEBECaDACC CAaB  EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız aCc eBcEaEbAC BeBCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 8 31 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız a   E   ed   a      e    aa d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 4 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 4 1 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 1 14

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 2 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

198,065 82,90
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12C  -  341
GÜLSEN HAMİDOĞLU 120 37 25 58 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12385.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 29 95 945 12385 % 82,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız ADCcAEcDbCbEaBbDcbCAcaEBcCaeACCACAEBDAcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız BeeceBEEcEDAacdCBCcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız a B                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 1 0 100

Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 3 1 75

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 6 2 75

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 1 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

187,338 86,53
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12C  -  254
NAİME KESİ 120 34 26 60 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 31 98 984 12928 % 86,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız DcACEAEdEaabaECCAcEcBECEDACCAbAbccaacDea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız ceBCeabBcEBaDACcACBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 2 2 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 7 1 88

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

131,178 96,29
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12C  -  404
SEVGİ DÖNMEZ 120 18 32 70 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14385.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 40 110 1113 14385 % 96,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 23 4 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız AceBA ca dcadBbaBcCAAcdadaaDb e adEBDAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız BCDcBeEaad               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız e c c e                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 0 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 1 3 25

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 2 4 25

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 3 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

193,733 84,33
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12C  -  357
SÜMEYYE ÇELİK 120 34 18 68 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 30 97 963 12599 % 84,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B DBACEAEEECBCDECCAAEEBECEDACCACADBDBEADCE

Cevaplarınız a ACEAadca beb CAA EBECEDeCCdbAD DBEAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EBBCDBEBEEBBDACAACBCDCEBA

Cevaplarınız  eaCcaEBEEBcaACdACBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CECDABCBBCDCDCDEABBBBCCEDBBBEBCDCACBCDCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEDDEBEDBBEDACDDEBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 2 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 5 2 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 0 80

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 0 0 0

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0



TYT KULVAR SERİSİ DENEME - 1

114,905 97,21
%

MANİSA / SALİHLİ
Salihli Şahin şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

12C  -  591
ÜMMÜYE DÖNMEZ 120 8 14 98 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 43 113 1124 14523 % 97,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 46 116 1141 14940

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 12 23 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADCBAEEDECEECBCDBDCAAEEBECEDACCACAEBDAEC

Cevaplarınız dDC Ad e ab aab  b Ac   a  D    b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BCDEBBEEBEDACBBCBCAAEBADC

Cevaplarınız B                   ddA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BCBCECDABEBBCDCDCDEABBBBCCEDBBDCDCDCACBC

Cevaplarınız B                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBEEEDDDACDBBEBEADDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0

Çekim Ekleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 4 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0

Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 8 0 0 0

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 0 0

Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi   ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0

İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 0 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 7 1 0 14

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0

Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 7 0 0 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 2 0 0 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Üçgenin Yardımcı Elemanları 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Elektrik alan kavramını açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0
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